
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADIYAMAN ADIYAMAN MERKEZAltınşehir Anadolu Lisesi TYT- TURKUAZ -2  (1.OTURUM) 145 684 684 27810

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 20,0 13,0 16,69 9,5 5,3 8,17 9,9 5,7 8,48 5,9 4,2 4,89 45,3 28,1 38,23 221,630

Okul Ortalaması 23,3 10,5 20,64 10,4 4,2 9,29 14,3 5,2 12,98 7,4 3,9 6,38 55,2 23,8 49,29 258,170

KATILIMLAR

1 20 HAKAN PERÇİN 12B 33 7 31,25 15 4 14,00 18 0 18,00 18 1 17,75 84 12 81,00 363,558 1 1 1 1 732

2 200 SERDAR ALTUNGÜL 12B 29 9 26,75 18 0 18,00 22 1 21,75 13 4 12,00 82 14 78,50 359,468 2 2 2 2 831

3 601 ZELİHA ÖKSÜZ 12B 30 10 27,50 15 4 14,00 25 12 22,00 15 3 14,25 85 29 77,75 356,533 3 3 5 5 923

4 208 TALHA HAN 12F 27 13 23,75 14 6 12,50 30 9 27,75 12 7 10,25 83 35 74,25 349,825 1 4 7 7 1096

5 431 FAHRİYE ATLI 12E 28 10 25,50 10 4 9,00 28 6 26,50 14 2 13,50 80 22 74,50 348,930 1 5 8 8 1123

6 110 NEVVAL TANRIVERDİ 12B 27 12 24,00 15 3 14,25 23 9 20,75 16 3 15,25 81 27 74,25 344,493 4 6 10 10 1281

7 0 NESRİN AVCI 12C 31 8 29,00 14 4 13,00 21 5 19,75 13 3 12,25 79 20 74,00 343,720 1 7 11 11 1302

8 102 RUKİYE KAYA 12E 30 3 29,25 14 0 14,00 19 8 17,00 13 1 12,75 76 12 73,00 338,818 2 8 12 12 1478

9 204 DANİELE DEROSSİ 12E 29 10 26,50 6 3 5,25 29 4 28,00 10 4 9,00 74 21 68,75 332,523 3 9 18 18 1739

10 419 ALİ ERGÜL 12E 27 9 24,75 14 2 13,50 25 3 24,25 6 2 5,50 72 16 68,00 329,083 4 10 21 21 1895

11 639 BAYRAM TAŞDEMİR 12A 34 5 32,75 13 3 12,25 22 0 22,00 69 8 67,00 325,753 1 11 24 24 2054

12 47 EMİR ÇAĞRI ÇELİKTEN 12B 25 6 23,50 14 2 13,50 24 6 22,50 9 6 7,50 72 20 67,00 324,395 5 12 26 26 2116

13 87 MERT KONUKCAN 12E 33 3 32,25 9 1 8,75 18 2 17,50 9 0 9,00 69 6 67,50 322,343 5 13 28 28 2213

14 64 MUHAMMET AYDIN 12F 20 11 17,25 14 5 12,75 29 7 27,25 10 7 8,25 73 30 65,50 322,343 2 13 28 28 2213

15 59 HATİCE ALLAHVERDİ 12F 29 7 27,25 12 4 11,00 20 5 18,75 10 4 9,00 71 20 66,00 318,478 3 15 32 32 2394

16 84 MAHMUT ELÇİ 12B 28 12 25,00 14 4 13,00 22 7 20,25 9 7 7,25 73 30 65,50 318,315 6 16 33 33 2399

17 288 GÜLCE AS 12D 28 10 25,50 11 4 10,00 21 5 19,75 12 6 10,50 72 25 65,75 317,903 1 17 34 34 2429

18 528 MERVE POLAT 12D 21 14 17,50 17 1 16,75 23 7 21,25 11 5 9,75 72 27 65,25 317,748 2 18 35 35 2431

19 437 SİDAL KOCA 12F 25 9 22,75 9 5 7,75 23 3 22,25 11 2 10,50 68 19 63,25 311,415 4 19 39 39 2752

20 94 AKİF ERGEN 12C 29 10 26,50 16 3 15,25 17 3 16,25 6 5 4,75 68 21 62,75 307,873 2 20 40 40 2945

21 78 MERT KÖYLÜ 12G 20 3 19,25 5 3 4,25 33 2 32,50 3 1 2,75 61 9 58,75 305,055 1 21 42 42 3121

22 53 RÜMEYSA BOZTAŞ 12E 24 9 21,75 9 3 8,25 15 3 14,25 16 0 16,00 64 15 60,25 295,815 6 22 50 50 3720

23 46 MURAT BOZKURT 12F 26 11 23,25 4 5 2,75 21 4 20,00 14 4 13,00 65 24 59,00 295,788 5 23 51 51 3723

24 364 HALİT ŞAHİN 12C 21 15 17,25 13 3 12,25 20 8 18,00 13 6 11,50 67 32 59,00 295,388 3 24 52 52 3756

25 651 M ALİ TAŞKIN 12A 32 7 30,25 15 5 13,75 14 6 12,50 3 1 2,75 64 19 59,25 294,910 2 25 53 53 3784

26 332 ÖZKAN DENİZ 12F 29 8 27,00 13 7 11,25 15 6 13,50 8 4 7,00 65 25 58,75 292,838 6 26 56 56 3913

27 603 FERİT UÇURUM 12E 27 9 24,75 7 4 6,00 20 3 19,25 8 3 7,25 62 19 57,25 291,285 7 27 58 58 4024

28 509 İDRİS KORKMAZ 12F 20 8 18,00 4 3 3,25 25 7 23,25 13 3 12,25 62 21 56,75 290,858 7 28 59 59 4052

29 54 MUSA DEMİRKOL 12G 31 9 28,75 17 3 16,25 12 4 11,00 1 0 1,00 61 16 57,00 287,413 2 29 64 64 4319

30 61 HALİL CEM HAKLI 12B 28 9 25,75 7 4 6,00 16 1 15,75 10 5 8,75 61 19 56,25 285,645 7 30 68 68 4449

31 123 BUSE Ö *EMİR 12F 26 10 23,50 13 4 12,00 16 9 13,75 8 5 6,75 63 28 56,00 284,395 8 31 69 69 4552

32 486 FERİDE KÖROĞLU 12 23 13 19,75 14 5 12,75 14 6 12,50 12 2 11,50 63 26 56,50 284,158 1 32 70 70 4579

33 50 SİDAR VARAN 12C 32 7 30,25 10 3 9,25 12 2 11,50 6 3 5,25 60 15 56,25 284,020 4 33 71 71 4592

34 14 FARUK RENA 12C 14 6 12,50 4 3 3,25 30 2 29,50 9 5 7,75 57 16 53,00 283,855 5 34 72 72 4610

35 45 ZİŞAN BUSE ŞİMŞEK 12G 27 12 24,00 16 4 15,00 16 3 15,25 1 1 0,75 60 20 55,00 283,680 3 35 73 73 4621

36 27 RUMEYSA Y**AR 12D 26 10 23,50 12 4 11,00 17 4 16,00 6 7 4,25 61 25 54,75 282,343 3 36 74 74 4714

37 194 DİLARA ALLAHVERDİ 12B 26 10 23,50 11 5 9,75 19 4 18,00 4 4 3,00 60 23 54,25 282,208 8 37 75 75 4724

38 9 EDA BİÇER 12F 27 9 24,75 12 4 11,00 12 4 11,00 10 3 9,25 61 20 56,00 282,093 9 38 76 76 4733

39 81 BEYZA NUR GÜVEN 12B 14 8 12,00 12 2 11,50 24 5 22,75 8 3 7,25 58 18 53,50 281,845 9 39 77 77 4752

40 60 ÖMER KAYA 12F 25 13 21,75 9 5 7,75 19 9 16,75 10 6 8,50 63 33 54,75 281,660 10 40 78 78 4765

41 125 HAKAN DAŞDEMİR 12B 24 9 21,75 8 5 6,75 14 4 13,00 15 3 14,25 61 21 55,75 281,160 10 41 79 79 4800

42 39 ERKAN ÇETİNER 12C 24 14 20,50 8 5 6,75 18 4 17,00 11 4 10,00 61 27 54,25 279,838 6 42 82 82 4909

43 77 BURÇİN İLHANSAYIN 12B 29 10 26,50 13 2 12,50 13 5 11,75 4 1 3,75 59 18 54,50 279,150 11 43 85 85 4982

44 65 SELİN ÖLÇER 12B 27 9 24,75 13 4 12,00 14 4 13,00 5 2 4,50 59 19 54,25 278,925 12 44 86 86 5002

45 130 ABDURRAHMAN CEBE 12F 21 11 18,25 14 5 12,75 14 7 12,25 13 6 11,50 62 29 54,75 278,475 11 45 88 88 5033

46 56 HELİN DOĞAN 12C 22 12 19,00 11 2 10,50 19 1 18,75 5 2 4,50 57 17 52,75 277,618 7 46 89 89 5116

47 447 ŞÜKRÜ ARRLAN 12G 32 6 30,50 16 4 15,00 10 5 8,75 58 15 54,25 277,518 4 47 90 90 5123

48 119 AYNUR YETER 12C 21 3 20,25 12 1 11,75 12 5 10,75 12 0 12,00 57 9 54,75 277,395 8 48 91 91 5136
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49 436 FIRAT BİLGİÇ 12C 24 12 21,00 9 5 7,75 20 5 18,75 7 7 5,25 60 29 52,75 277,308 9 49 92 92 5142

50 22 SEMA KÇKBLTKN 12C 25 15 21,25 14 5 12,75 10 1 9,75 12 4 11,00 61 25 54,75 277,065 10 50 94 94 5175

51 112 GİZEM KOCA 12A 28 9 25,75 15 2 14,50 14 4 13,00 57 15 53,25 276,925 3 51 95 95 5190

52 128 OSMAN ÖKSÜZ 12C 18 17 13,75 12 7 10,25 23 5 21,75 8 8 6,00 61 37 51,75 275,930 11 52 100 100 5286

53 221 MERVE DOĞAN 12E 27 10 24,50 9 7 7,25 18 5 16,75 5 4 4,00 59 26 52,50 275,560 8 53 101 101 5318

54 16 CEREN ÇELİK 12B 23 16 19,00 15 4 14,00 16 10 13,50 7 5 5,75 61 35 52,25 272,723 13 54 107 107 5582

55 0 BÜNYAMİN ABİ 12C 27 12 24,00 13 7 11,25 12 6 10,50 8 4 7,00 60 29 52,75 272,048 12 55 108 108 5642

56 30 İREM ÇATAN 12A 30 7 28,25 13 6 11,50 14 9 11,75 57 22 51,50 270,483 4 56 113 113 5804

57 626 HÜSEYİN BÜYÜKŞAHİN 12E 26 9 23,75 15 4 14,00 13 11 10,25 4 0 4,00 58 24 52,00 270,353 9 57 115 115 5822

58 79 HATİCE DÖNMEZ 12B 27 10 24,50 13 3 12,25 15 4 14,00 55 17 50,75 269,523 14 58 116 116 5900

59 435 GİZEM AKGÜN 12E 30 8 28,00 18 4 17,00 6 1 5,75 54 13 50,75 269,418 10 59 117 117 5912

60 101 ENES YÜREK 12 25 8 23,00 14 4 13,00 11 2 10,50 5 1 4,75 55 15 51,25 267,913 2 60 121 121 6045

61 126 GÖKÇENUR GÜRBÜZ 12D 19 14 15,50 15 2 14,50 17 8 15,00 6 3 5,25 57 27 50,25 267,458 4 61 122 122 6094

62 49 BERKAY YILDIRIM 12A 26 10 23,50 15 3 14,25 11 1 10,75 2 1 1,75 54 15 50,25 265,658 5 62 126 126 6280

63 10 HİLAL YAŞAR 12E 22 6 20,50 9 4 8,00 16 3 15,25 7 4 6,00 54 17 49,75 265,533 11 63 128 128 6300

64 85 MÜCAHİT BEKE 12D 26 13 22,75 12 4 11,00 13 8 11,00 7 5 5,75 58 30 50,50 265,518 5 64 129 129 6302

65 115 MAİDE BİLGİÇ 12C 22 13 18,75 13 3 12,25 14 6 12,50 7 2 6,50 56 24 50,00 264,743 13 65 131 131 6379

66 108 ASİYE ATİLLA 12F 26 7 24,25 12 3 11,25 8 4 7,00 9 2 8,50 55 16 51,00 264,038 12 66 132 132 6449

67 549 ARDA ÇİTİL 12D 20 15 16,25 14 4 13,00 14 8 12,00 10 5 8,75 58 32 50,00 263,958 6 67 134 134 6461

68 129 M GAZİ ÇELİK 12F 17 12 14,00 16 1 15,75 13 4 12,00 9 5 7,75 55 22 49,50 262,745 13 68 139 139 6594

69 434 KÜBRA DOĞAN 12B 26 10 23,50 9 10 6,50 13 7 11,25 10 6 8,50 58 33 49,75 262,443 15 69 140 140 6629

70 4 VEYSEL YILDIRIM 12B 23 9 20,75 13 4 12,00 12 5 10,75 8 8 6,00 56 26 49,50 262,198 16 70 142 142 6657

71 122 İKBAL ÖRÜCÜ 12F 28 10 25,50 9 6 7,50 16 8 14,00 3 6 1,50 56 30 48,50 261,830 14 71 144 144 6699

72 271 YUSUF YILMAZ 12C 24 9 21,75 6 5 4,75 14 3 13,25 10 5 8,75 54 22 48,50 259,568 14 72 148 148 6950

73 565 İNCİ COŞKUN 12C 19 12 16,00 13 2 12,50 11 3 10,25 12 7 10,25 55 24 49,00 259,360 15 73 150 150 6969

74 93 BEYZANUR DAĞ 12A 31 6 29,50 12 4 11,00 9 4 8,00 52 14 48,50 258,690 6 74 153 153 7062

75 612 BEYZA YILDIZ 12F 29 6 27,50 10 3 9,25 11 5 9,75 3 5 1,75 53 19 48,25 258,478 15 75 155 155 7086

76 5 SAFVAN ADALI 12B 29 8 27,00 7 9 4,75 10 9 7,75 10 3 9,25 56 29 48,75 256,888 17 76 158 158 7264

77 24 DILA YAŞAR 12A 23 10 20,50 14 5 12,75 16 11 13,25 53 26 46,50 255,660 7 77 161 161 7397

78 57 İREM COŞKUN 12A 31 8 29,00 10 4 9,00 11 7 9,25 52 19 47,25 255,403 8 78 162 162 7431

79 425 GÜLBAĞLAR E *NE 12E 28 10 25,50 3 2 2,50 14 4 13,00 6 3 5,25 51 19 46,25 252,998 12 79 167 167 7721

80 422 HÜSEYİN ARSLAN 12F 16 19 11,25 7 4 6,00 26 1 25,75 49 24 43,00 251,888 16 80 170 170 7871

81 28 EMİNE AKINCI 12B 23 15 19,25 15 1 14,75 10 11 7,25 7 7 5,25 55 34 46,50 250,893 18 81 171 171 7987

82 89 EREN GÜLER 12D 23 11 20,25 12 6 10,50 11 4 10,00 7 9 4,75 53 30 45,50 249,313 7 82 177 177 8198

83 147 EZGİ ÖCAL 12E 21 17 16,75 6 2 5,50 15 3 14,25 10 6 8,50 52 28 45,00 249,213 13 83 178 178 8211

84 302 ALİ ANIL HAZAR 12F 24 12 21,00 11 5 9,75 11 5 9,75 6 4 5,00 52 26 45,50 249,065 17 84 179 179 8230

85 594 NESLİHAN BÜYÜKKAYA 12C 26 11 23,25 3 1 2,75 18 6 16,50 2 4 1,00 49 22 43,50 247,433 16 85 182 182 8446

86 95 ZEHRA ÖZDEMİR 12D 21 11 18,25 10 4 9,00 14 2 13,50 5 7 3,25 50 24 44,00 246,978 8 86 185 185 8506

87 621 NUREFŞAN KARASU 12G 27 7 25,25 11 5 9,75 10 2 9,50 48 14 44,50 246,903 5 87 187 187 8518

88 114 HASRET KÜÇÜKŞAHİN 12A 26 11 23,25 16 3 15,25 7 5 5,75 49 19 44,25 244,100 9 88 192 192 8883

89 655 SUDE ERTÜRK 12D 21 9 18,75 11 2 10,50 9 6 7,50 9 5 7,75 50 22 44,50 243,938 9 89 193 193 8898

90 117 ESRA ÇAYIR 12E 22 7 20,25 7 2 6,50 8 0 8,00 10 1 9,75 47 10 44,50 243,583 14 90 195 195 8937

91 520 DİLAN FIRAT 12E 30 9 27,75 3 2 2,50 9 4 8,00 6 0 6,00 48 15 44,25 243,455 15 91 196 196 8958

92 179 BURCU ERTÜRK 12F 28 11 25,25 8 4 7,00 12 9 9,75 3 6 1,50 51 30 43,50 243,413 18 92 197 197 8965

93 438 İKRANUR GÖKSU 12E 17 6 15,50 7 5 5,75 18 7 16,25 5 0 5,00 47 18 42,50 243,350 16 93 198 198 8973

94 135 GAZİHAN ASLAN 12D 21 6 19,50 9 4 8,00 11 6 9,50 8 5 6,75 49 21 43,75 242,893 10 94 199 199 9034

95 91 ESRA ALGAN 12C 24 9 21,75 11 2 10,50 10 6 8,50 4 5 2,75 49 22 43,50 242,538 17 95 200 200 9082

96 104 GÖKHAN GÖZ 12A 24 10 21,50 12 5 10,75 12 8 10,00 1 1 0,75 49 24 43,00 242,345 10 96 201 201 9103
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97 162 ERCAN SOYSAL 12D 21 11 18,25 12 4 11,00 10 6 8,50 7 7 5,25 50 28 43,00 240,408 11 97 212 212 9367

98 0 FURKAN SELÇUK 12C 22 10 19,50 10 6 8,50 9 6 7,50 9 5 7,75 50 27 43,25 239,888 18 98 213 213 9441

99 21 HİDAYET İSPİR 12B 26 11 23,25 13 6 11,50 9 5 7,75 48 22 42,50 239,603 19 99 216 216 9477

100 66 ŞAMİL YILDIRIM 12D 23 9 20,75 13 5 11,75 9 9 6,75 5 6 3,50 50 29 42,75 238,990 12 100 220 220 9581

101 491 MUHAMMET ÖZALP 12D 15 12 12,00 7 6 5,50 14 6 12,50 13 3 12,25 49 27 42,25 238,593 13 101 221 221 9635

102 0 TUĞÇE YAVUZ 12C 22 9 19,75 4 6 2,50 13 6 11,50 9 3 8,25 48 24 42,00 237,963 19 102 223 223 9728

103 641 BARAN COŞKUN 12D 20 6 18,50 12 1 11,75 10 2 9,50 2 0 2,00 44 9 41,75 237,853 14 103 225 225 9742

104 127 CENAP BAĞIR 12F 15 5 13,75 12 7 10,25 12 3 11,25 7 3 6,25 46 18 41,50 237,078 19 104 228 228 9841

105 109 ASYA YENİGÜN 12D 18 8 16,00 1 3 0,25 15 1 14,75 11 3 10,25 45 15 41,25 237,003 15 105 230 230 9856

106 76 EMRULLAH BOYBEY 12A 26 14 22,50 15 5 13,75 4 0 4,00 2 0 2,00 47 19 42,25 236,178 11 106 235 235 9989

107 213 EMİR FAİK ÇETİN 12E 21 8 19,00 5 4 4,00 12 4 11,00 8 4 7,00 46 20 41,00 234,860 17 107 240 240 10184

108 43 MERVE YALÇIN 12A 22 15 18,25 11 7 9,25 13 2 12,50 46 24 40,00 234,488 12 108 243 243 10251

109 169 ZELİHA GÜRSOY 12B 19 8 17,00 4 0 4,00 13 1 12,75 7 2 6,50 43 11 40,25 233,673 20 109 245 245 10378

110 106 İLAYDA KOP 12E 13 7 11,25 15 3 14,25 11 6 9,50 7 6 5,50 46 22 40,50 233,223 18 110 246 246 10436

111 300 LEYLA PEMPEGÜL 12G 25 13 21,75 13 7 11,25 6 1 5,75 1 0 1,00 45 21 39,75 229,450 6 111 265 265 11002

112 172 FARUK ASLA N 12F 18 16 14,00 9 3 8,25 12 7 10,25 8 7 6,25 47 33 38,75 227,678 20 112 274 274 11264

113 111 AYLİN ÇELENK 12D 25 11 22,25 4 5 2,75 11 5 9,75 5 5 3,75 45 26 38,50 226,883 16 113 277 277 11376

114 458 ERDAL  ÇINKIR 12A 29 9 26,75 9 0 9,00 4 2 3,50 42 11 39,25 226,615 13 114 278 278 11424

115 152 DERYA BAY 12B 19 11 16,25 4 4 3,00 14 9 11,75 9 10 6,50 46 34 37,50 224,323 21 115 292 292 11800

116 468 BEYZA ULAŞ 12C 21 12 18,00 11 4 10,00 11 4 10,00 43 20 38,00 223,880 20 116 293 293 11868

117 35 AHMET YAKAR 12E 23 16 19,00 5 11 2,25 14 8 12,00 6 9 3,75 48 44 37,00 223,490 19 117 294 294 11932

118 48 KENAN KOCA 12G 22 13 18,75 15 3 14,25 5 2 4,50 1 2 0,50 43 20 38,00 223,423 7 118 297 297 11940

119 26 CANSU ALAKUŞ 12A 23 16 19,00 14 5 12,75 6 2 5,50 0 1 -0,25 43 24 37,00 220,970 14 119 310 310 12322

120 69 SUNAY SANCAR 12D 13 10 10,50 13 6 11,50 11 8 9,00 7 5 5,75 44 29 36,75 220,873 17 120 311 311 12338

121 83 SAİT ŞEKER 12E 18 16 14,00 9 3 8,25 11 12 8,00 8 7 6,25 46 38 36,50 219,195 20 121 321 321 12610

122 99 MERYEM FIRAT 12E 21 14 17,50 5 2 4,50 12 2 11,50 3 4 2,00 41 22 35,50 218,960 21 122 322 322 12643

123 23 GÜLÇİN HAZAR 12B 22 12 19,00 8 7 6,25 9 8 7,00 6 7 4,25 45 34 36,50 218,945 22 123 323 323 12647

124 46 VİLDAN YÜCEL 12G 28 11 25,25 13 7 11,25 1 1 0,75 42 19 37,25 218,100 8 124 327 327 12787

125 131 MEHMET İÇEN 12F 17 6 15,50 8 5 6,75 11 5 9,75 4 3 3,25 40 19 35,25 216,928 21 125 337 337 13001

126 67 İBRAHİM DEMİR 12D 7 7 5,25 8 6 6,50 13 5 11,75 12 5 10,75 40 23 34,25 213,250 18 126 352 352 13660

127 19380 ABDURRAHMAN BAĞCI 12E 26 8 24,00 3 1 2,75 9 7 7,25 38 16 34,00 212,000 22 127 355 355 13887

128 471 NESİBE KAYA 12F 19 12 16,00 6 3 5,25 10 1 9,75 2 0 2,00 37 16 33,00 210,030 22 128 363 363 14223

129 7 ZEYNEP TEKİN 12D 21 13 17,75 3 5 1,75 11 4 10,00 5 6 3,50 40 28 33,00 209,663 19 129 365 365 14292

130 0 ÖZDEMİR ASAF 12B 20 10 17,50 12 5 10,75 4 7 2,25 5 5 3,75 41 27 34,25 209,278 23 130 366 366 14356

131 439 TAYLAN SÖMBÜL 12F 20 8 18,00 2 2 1,50 10 2 9,50 4 4 3,00 36 16 32,00 206,300 23 131 381 381 14911

132 192 MUSTAFA SİNAN 12G 19 11 16,25 11 7 9,25 7 2 6,50 37 20 32,00 205,548 9 132 383 383 15052

133 454 ÖMER TOPTAŞ 12D 18 13 14,75 10 4 9,00 8 5 6,75 2 2 1,50 38 24 32,00 205,343 20 133 384 384 15095

134 118 ŞEVVAL ARZIK 12C 19 11 16,25 10 3 9,25 6 2 5,50 1 1 0,75 36 17 31,75 203,975 21 134 391 391 15350

135 415 FATMA  YILMAZ 12E 20 12 17,00 7 3 6,25 8 4 7,00 1 2 0,50 36 21 30,75 201,638 23 135 404 404 15775

136 645 MİRAC DUMAN 12E 18 13 14,75 10 4 9,00 7 2 6,50 35 19 30,25 200,005 24 136 414 414 16084

137 428 ZEHRA ASLAN 12D 24 12 21,00 3 0 3,00 4 2 3,50 4 4 3,00 35 18 30,50 197,975 21 137 426 426 16470

138 55 HACI ASLAN 12G 16 22 10,50 9 11 6,25 13 10 10,50 1 1 0,75 39 44 28,00 195,025 10 138 448 448 17037

139 0 AHMET YALÇIN 12C 17 14 13,50 8 4 7,00 7 4 6,00 2 4 1,00 34 26 27,50 190,680 22 139 462 462 17845

140 64 NAİLE TOKDAŞ 12E 17 10 14,50 3 0 3,00 4 3 3,25 3 9 0,75 27 22 21,50 169,900 25 140 546 546 21314

141 19 SÜMEYYE 12G 7 6 5,50 8 10 5,50 9 3 8,25 24 19 19,25 166,138 11 141 561 561 21872

142 186 MMAKSUT 10 30 2,50 5 15 1,25 14 22 8,50 3 12 0,00 32 79 12,25 143,958 1 142 621 621 24380

143 564 HÜSEYİN KESKİN 12G 14 14 10,50 14 14 10,50 139,585 12 143 635 635 24748

144 167 CEM TANRIVERDİ 12A 8 27 1,25 7 12 4,00 15 39 5,25 116,790 15 144 667 667 26101
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Okul Ortalaması 23,3 10,5 20,64 10,4 4,2 9,29 14,3 5,2 12,98 7,4 3,9 6,38 55,2 23,8 49,29 258,170

KATILIMLAR

145 121 LEVENT YALÇIN 12G 4 19 -0,75 2 18 -2,50 10 19 5,25 16 56 2,00 109,398 13 145 673 673 26462
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