
OKUL TEST BAZLI NET LİSTESİ (TYT sıralı)
İL İLÇE OKUL SINAV ADI Okul İlçe İl Genel

ADIYAMAN ADIYAMAN MERKEZAltınşehir Anadolu Lisesi 10. SINIF KDS-2 143 489 489 12032

Sıra Ö.No İsim Sınıf
TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Matematik TYT Fen Toplam TYT

D Y N D Y N D Y N D Y N D Y N Puan Sn Okul İlçe İl Genel

Genel Ortalama 16,6 16,4 12,50 10,3 6,7 8,62 6,4 12,4 3,29 5,4 8,3 3,29 38,7 43,8 27,70 192,160

Okul Ortalaması 21,3 11,1 18,54 12,8 4,0 11,76 8,8 7,9 6,87 6,3 5,7 4,89 49,2 28,6 42,06 237,070

KATILIMLAR

1 737 MERT ÖCAL 10F 22 11 19,25 16 2 15,50 27 3 26,25 14 2 13,50 79 18 74,50 349,103 1 1 1 1 85

2 371 HAT CE BÜYÜKKAYA 10B 31 5 29,75 18 1 17,75 15 4 14,00 12 3 11,25 76 13 72,75 336,730 1 2 2 2 125

3 736 MİRZA KOĞA 10E 27 9 24,75 15 5 13,75 20 8 18,00 12 4 11,00 74 26 67,50 322,438 1 3 4 4 208

4 268 BURAK YILDIZ 10F 26 12 23,00 17 3 16,25 20 10 17,50 12 5 10,75 75 30 67,50 322,315 2 4 5 5 210

5 327 AYNUR TEKDEMİR 10F 32 8 30,00 16 3 15,25 15 12 12,00 10 5 8,75 73 28 66,00 314,630 3 5 6 6 246

6 270 ÖZNUR ÜNAL 10E 29 9 26,75 16 4 15,00 19 6 17,50 7 7 5,25 71 26 64,50 314,038 2 6 7 7 252

7 361 DİLEK İLKAY İNCE 10B 27 5 25,75 13 4 12,00 18 6 16,50 11 2 10,50 69 17 64,75 312,860 2 7 8 8 261

8 370 MERT ERYILMAZ 10B 24 6 22,50 17 1 16,75 15 6 13,50 13 3 12,25 69 16 65,00 311,655 3 8 9 9 267

9 347 MERVE ERPOLAT 10D 28 7 26,25 15 4 14,00 17 5 15,75 9 6 7,50 69 22 63,50 309,243 1 9 10 10 289

10 337 MİHRİBAN ŞAHİN 10C 28 6 26,50 13 4 12,00 18 5 16,75 9 6 7,50 68 21 62,75 307,383 1 10 12 12 309

11 258 ELİF EZGİ AKBAŞ 10A 26 13 22,75 17 3 16,25 17 4 16,00 9 6 7,50 69 26 62,50 306,348 1 11 13 13 321

12 342 BETÜL ŞİRECİ 10C 29 8 27,00 13 2 12,50 14 8 12,00 12 2 11,50 68 20 63,00 304,380 2 12 15 15 344

13 395 ALİ KAAN HAZAR 10B 23 12 20,00 12 3 11,25 17 5 15,75 13 1 12,75 65 21 59,75 296,048 4 13 18 18 445

14 757 BUKET GÖÇER 10A 28 6 26,50 13 1 12,75 18 13 14,75 8 11 5,25 67 31 59,25 295,658 2 14 19 19 450

15 717 BERKEN CEM ÇELİK 10D 24 8 22,00 12 2 11,50 16 7 14,25 12 3 11,25 64 20 59,00 293,120 2 15 21 21 477

16 294 BEKİR KURTULUŞ 10A 25 8 23,00 12 5 10,75 19 5 17,75 6 4 5,00 62 22 56,50 288,755 3 16 22 22 532

17 752 BATUHAN TEKTAŞ 10B 25 10 22,50 11 5 9,75 13 6 11,50 15 3 14,25 64 24 58,00 287,505 5 17 24 24 550

18 755 FATMA İLKNUR GELEN 10D 24 9 21,75 15 2 14,50 10 8 8,00 14 3 13,25 63 22 57,50 284,258 3 18 25 25 594

19 256 SARA FIRAT 10D 29 10 26,50 14 4 13,00 11 4 10,00 8 4 7,00 62 22 56,50 283,680 4 19 26 26 604

20 285 MUSTAFA YILDIRIM 10C 22 6 20,50 16 4 15,00 12 1 11,75 9 4 8,00 59 15 55,25 280,668 3 20 28 28 657

21 356 DİLEK POLATDEMİR 10E 28 7 26,25 15 3 14,25 13 11 10,25 6 6 4,50 62 27 55,25 280,520 3 21 29 29 661

22 296 BARIŞ ĞÜLMEZ 10E 23 11 20,25 7 1 6,75 18 4 17,00 11 4 10,00 59 20 54,00 279,048 4 22 30 30 696

23 397 ÖYKÜ SAVAŞ 10B 28 4 27,00 13 1 12,75 10 0 10,00 5 2 4,50 56 7 54,25 277,133 6 23 31 31 726

24 398 TAHA AKGÜN 10F 20 17 15,75 16 3 15,25 15 11 12,25 12 5 10,75 63 36 54,00 276,403 4 24 32 32 742

25 384 KEREM BAĞCİ 10C 21 13 17,75 13 5 11,75 14 9 11,75 14 5 12,75 62 32 54,00 275,463 4 25 35 35 766

26 100 FATMA USLU 10D 26 7 24,25 14 4 13,00 10 8 8,00 10 5 8,75 60 24 54,00 274,158 5 26 36 36 791

27 372 SERPİL TULUK 10E 30 4 29,00 9 4 8,00 12 4 11,00 5 4 4,00 56 16 52,00 270,510 5 27 38 38 864

28 0 LEZGİN TÜRKAN 10B 18 12 15,00 15 4 14,00 14 7 12,25 12 6 10,50 59 29 51,75 269,288 7 28 39 39 889

29 379 BETÜL PARMAKSIZ 10C 23 5 21,75 17 3 16,25 7 5 5,75 10 8 8,00 57 21 51,75 266,010 5 29 42 42 961

30 401 SUDE YAVUZ 10C 27 12 24,00 11 9 8,75 9 5 7,75 12 5 10,75 59 31 51,25 264,643 6 30 43 43 1017

31 346 BEYZA YOLDAŞ 10D 27 11 24,25 14 3 13,25 13 7 11,25 2 5 0,75 56 26 49,50 263,773 6 31 44 44 1050

32 448 HAFİZE KAÇAR 10E 29 10 26,50 16 3 15,25 3 5 1,75 9 5 7,75 57 23 51,25 261,998 6 32 48 48 1107

33 407 DUYGU AKKUŞ 10C 22 12 19,00 16 2 15,50 12 7 10,25 6 7 4,25 56 28 49,00 260,890 7 33 49 49 1150

34 716 MUHAAMETUMUTÇ*  NKJ10B 26 9 23,75 17 1 16,75 7 8 5,00 6 6 4,50 56 24 50,00 260,853 8 34 50 50 1151

35 801 YAVUZHAN ARSLAN 10A 21 6 19,50 3 2 2,50 22 4 21,00 4 2 3,50 50 14 46,50 259,070 4 35 52 52 1212

36 466 MELİSA SAYGI 10E 25 11 22,25 18 1 17,75 9 14 5,50 6 9 3,75 58 35 49,25 259,010 7 36 53 53 1216

37 360 MERVE BOYBA Y 10B 19 8 17,00 15 3 14,25 9 7 7,25 12 5 10,75 55 23 49,25 258,293 9 37 54 54 1240

38 317 M İLKER PERİŞAN 10C 16 16 12,00 13 2 12,50 18 2 17,50 6 5 4,75 53 25 46,75 257,938 8 38 55 55 1257

39 735 CEREN AKKOÇ 10D 25 11 22,25 13 5 11,75 13 15 9,25 7 8 5,00 58 39 48,25 257,550 7 39 57 57 1272

40 388 SELDA KLŞ 10D 27 4 26,00 15 3 14,25 6 6 4,50 5 3 4,25 53 16 49,00 257,320 8 40 58 58 1278

41 304 TARIK EMİR ÇALIŞKAN 10E 26 12 23,00 15 5 13,75 7 7 5,25 9 8 7,00 57 32 49,00 257,120 8 41 59 59 1291

42 378 BATUHAN KAYA 10E 24 14 20,50 15 5 13,75 13 20 8,00 8 9 5,75 60 48 48,00 255,925 9 42 61 61 1324

43 415 ABDULLAH SAKIZ 10F 26 9 23,75 11 1 10,75 10 4 9,00 5 4 4,00 52 18 47,50 255,208 5 43 62 62 1351

44 278 CAN HAKLI 10A 24 11 21,25 11 4 10,00 9 0 9,00 8 4 7,00 52 19 47,25 253,690 5 44 66 66 1430

45 316 AHMET BERKE 10F 26 10 23,50 16 2 15,50 5 16 1,00 10 6 8,50 57 34 48,50 252,690 6 45 67 67 1466

46 233 AYLİN CANPOLAT 10B 27 11 24,25 13 6 11,50 7 6 5,50 8 8 6,00 55 31 47,25 251,860 10 46 68 68 1482

47 96 FEVZİ TUÇ 10F 23 10 20,50 11 2 10,50 11 5 9,75 6 3 5,25 51 20 46,00 250,625 7 47 69 69 1520

48 715 FERİDE ELÇİ 10C 24 10 21,50 14 6 12,50 4 3 3,25 11 4 10,00 53 23 47,25 249,618 9 48 70 70 1567
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49 320 HASAN UYAN 10F 21 9 18,75 12 3 11,25 8 5 6,75 11 5 9,75 52 22 46,50 249,378 8 49 71 71 1578

50 0 HATİCE CANDAR 10F 18 15 14,25 16 3 15,25 8 4 7,00 10 5 8,75 52 27 45,25 246,010 9 50 77 77 1726

51 311 HELİN AKBABA 10A 19 7 17,25 10 3 9,25 14 2 13,50 4 2 3,50 47 14 43,50 245,353 6 51 78 78 1747

52 413 S LN 10C 22 4 21,00 12 2 11,50 8 1 7,75 5 3 4,25 47 10 44,50 244,945 10 52 79 79 1774

53 728 EDA YAPRAK 10B 17 8 15,00 16 3 15,25 9 5 7,75 8 6 6,50 50 22 44,50 244,615 11 53 80 80 1793

54 338 MELİS SAVAŞ 10F 28 9 25,75 17 3 16,25 6 17 1,75 3 6 1,50 54 35 45,25 244,525 10 54 81 81 1802

55 734 ABDULSAMET DEMİR 10A 24 14 20,50 8 1 7,75 14 9 11,75 5 6 3,50 51 30 43,50 244,210 7 55 82 82 1818

56 410 ARDA VURUŞKAN 10C 22 10 19,50 12 6 10,50 10 5 8,75 7 7 5,25 51 28 44,00 243,695 11 56 84 84 1847

57 718 ZEYNEP YENEN 10D 25 11 22,25 15 2 14,50 8 11 5,25 4 7 2,25 52 31 44,25 243,240 9 57 85 85 1864

58 287 BAHAR ECEM KISAYOL 10D 24 14 20,50 15 3 14,25 11 14 7,50 4 11 1,25 54 42 43,50 242,460 10 58 87 87 1899

59 472 FERYAL AKGÜL 10B 20 7 18,25 9 4 8,00 12 4 11,00 7 4 6,00 48 19 43,25 242,400 12 59 88 88 1901

60 309 BERFİN AKKUŞ 10A 19 21 13,75 12 7 10,25 13 7 11,25 10 8 8,00 54 43 43,25 242,205 8 60 89 89 1910

61 329 SILA YÜCEL 10A 24 10 21,50 12 2 11,50 8 4 7,00 4 2 3,50 48 18 43,50 241,500 9 61 91 91 1948

62 263 NUR ÇETİN 10D 23 9 20,75 12 2 11,50 10 9 7,75 4 3 3,25 49 23 43,25 241,225 11 62 92 92 1957

63 409 MURAT TATAR 10F 15 12 12,00 10 9 7,75 14 7 12,25 12 4 11,00 51 32 43,00 241,210 11 63 93 93 1961

64 0 ELİFNUR ESEN 10D 25 10 22,50 14 4 13,00 7 2 6,50 2 3 1,25 48 19 43,25 240,998 12 64 94 94 1971

65 321 UMUT BOLGAZ 10B 20 10 17,50 10 5 8,75 11 4 10,00 8 6 6,50 49 25 42,75 240,133 13 65 99 99 2024

66 403 ALİ BAYBATMA  Z 10A 20 15 16,25 11 3 10,25 11 10 8,50 10 8 8,00 52 36 43,00 239,738 10 66 101 101 2048

67 460 MUHAMMED ÖZŞAHİN 10F 18 4 17,00 14 5 12,75 8 10 5,50 9 3 8,25 49 22 43,50 239,555 12 67 102 102 2062

68 461 BETÜL İZCİ 10E 21 17 16,75 8 3 7,25 13 2 12,50 6 2 5,50 48 24 42,00 239,443 10 68 103 103 2069

69 399 ÇAĞLA DİNÇER 10F 24 12 21,00 14 4 13,00 8 13 4,75 6 6 4,50 52 35 43,25 239,183 13 69 104 104 2079

70 282 MELDA BAYAR 10F 23 4 22,00 11 0 11,00 7 1 6,75 4 4 3,00 45 9 42,75 239,068 14 70 105 105 2084

71 411 SILA ÇAKMAK 10C 19 9 16,75 15 3 14,25 9 9 6,75 7 8 5,00 50 29 42,75 238,770 12 71 106 106 2093

72 400 BERKAY TURAN 10F 24 13 20,75 15 5 13,75 4 2 3,50 6 3 5,25 49 23 43,25 238,285 15 72 107 107 2115

73 743 ERKAM 10D 20 15 16,25 14 5 12,75 6 4 5,00 11 7 9,25 51 31 43,25 238,230 13 73 108 108 2116

74 359 ZEYNAL ASLAN 10F 18 13 14,75 13 6 11,50 11 13 7,75 9 7 7,25 51 39 41,25 233,985 16 74 119 119 2358

75 479 MELİS DOĞAN 10A 20 9 17,75 11 4 10,00 11 5 9,75 4 5 2,75 46 23 40,25 233,005 11 75 122 122 2395

76 330 EDA KÜÇÜK 10B 20 5 18,75 11 3 10,25 9 6 7,50 5 3 4,25 45 17 40,75 232,880 14 76 124 124 2404

77 0 NUR 10E 23 12 20,00 14 6 12,50 6 9 3,75 7 7 5,25 50 34 41,50 232,845 11 77 125 125 2406

78 719 SAİD SEZGİN 10A 23 13 19,75 16 4 15,00 8 16 4,00 3 3 2,25 50 36 41,00 232,233 12 78 127 127 2440

79 726 AVŞİN BOZKURT 10B 18 6 16,50 15 5 13,75 7 2 6,50 5 6 3,50 45 19 40,25 231,038 15 79 133 133 2513

80 232 TALHA EKİCİİİİİİ 10A 22 18 17,50 15 5 13,75 3 2 2,50 10 10 7,50 50 35 41,25 230,838 13 80 135 135 2524

81 383 BEGÜM GÜRLEVİK 10C 14 7 12,25 11 2 10,50 12 1 11,75 6 5 4,75 43 15 39,25 230,630 13 81 137 137 2537

82 389 SENA NUR KUBAT 10D 21 8 19,00 15 2 14,50 9 12 6,00 3 11 0,25 48 33 39,75 229,938 14 82 139 139 2579

83 742 DENİZ YORULMAZ 10E 22 14 18,50 16 4 15,00 5 6 3,50 4 4 3,00 47 28 40,00 228,595 12 83 142 142 2646

84 266 MERVE ONUR 10C 19 9 16,75 9 2 8,50 12 10 9,50 5 3 4,25 45 24 39,00 228,483 14 84 143 143 2657

85 408 ARİFE IŞIK 10E 22 13 18,75 16 4 15,00 6 10 3,50 4 6 2,50 48 33 39,75 227,920 13 85 148 148 2707

86 275 HAZAL ASLAN 10B 23 15 19,25 19 1 18,75 3 4 2,00 2 10 -0,50 47 30 39,50 227,093 16 86 150 150 2746

87 303 BÜŞRA 10F 23 15 19,25 14 5 12,75 3 1 2,75 7 8 5,00 47 29 39,75 226,775 17 87 151 151 2764

88 724 ÇETİN 10A 22 10 19,50 13 5 11,75 4 9 1,75 8 4 7,00 47 28 40,00 226,445 14 88 153 153 2784

89 390 ALPEREN AKDAĞ 10C 7 4 6,00 9 3 8,25 18 9 15,75 8 4 7,00 42 20 37,00 225,330 15 89 160 160 2867

90 404 A SEVBAN YILDIRIM 10D 25 14 21,50 11 4 10,00 9 18 4,50 4 7 2,25 49 43 38,25 223,598 15 90 168 168 2993

91 284 AYDAN KARLI 10A 23 15 19,25 11 7 9,25 6 7 4,25 7 5 5,75 47 34 38,50 223,393 15 91 170 170 3015

92 280 ALİ ARSLAN 10A 21 6 19,50 9 2 8,50 6 4 5,00 6 3 5,25 42 15 38,25 223,138 16 92 172 172 3035

93 377 SILA ALAKUŞŞ 10A 26 13 22,75 14 4 13,00 3 4 2,00 1 2 0,50 44 23 38,25 222,625 17 93 173 173 3067

94 465 DİLAY GÖNDER 10D 20 13 16,75 13 0 13,00 9 7 7,25 42 20 37,00 221,993 16 94 178 178 3112

95 325 FNUR BULUR 10C 22 16 18,00 16 1 15,75 6 14 2,50 2 1 1,75 46 32 38,00 221,990 16 95 179 179 3113

96 298 ZELİHA BİLGİÇ 10E 28 12 25,00 14 6 12,50 6 18 1,50 1 8 -1,00 49 44 38,00 221,850 14 96 181 181 3123
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KATILIMLAR

97 745 BEGÜMBOSTAN 10B 18 10 15,50 12 2 11,50 5 0 5,00 7 5 5,75 42 17 37,75 221,593 17 97 185 185 3147

98 474 İKBAL 10C 20 16 16,00 14 6 12,50 5 5 3,75 7 10 4,50 46 37 36,75 218,008 17 98 202 202 3414

99 449 ASLI ÖZER 10F 21 9 18,75 10 3 9,25 8 5 6,75 2 4 1,00 41 21 35,75 217,320 18 99 204 204 3458

100 381 BEDRİYE GÜL 10C 23 7 21,25 14 3 13,25 3 7 1,25 40 17 35,75 214,395 18 100 213 213 3679

101 283 AHMET GÜNAY 10D 19 19 14,25 13 6 11,50 13 14 9,50 2 15 -1,75 47 54 33,50 212,633 17 101 218 218 3824

102 357 TÜRKAN SİVRİ 10E 23 12 20,00 11 8 9,00 5 6 3,50 4 6 2,50 43 32 35,00 212,610 15 102 219 219 3825

103 416 SALİH KAYĞUSUZ 10D 17 6 15,50 9 4 8,00 9 8 7,00 4 2 3,50 39 20 34,00 211,305 18 103 224 224 3920

104 324 M ALİ KELLEŞ 10B 16 10 13,50 14 3 13,25 4 1 3,75 5 4 4,00 39 18 34,50 211,050 18 104 225 225 3940

105 365 BÜŞRA GÖRDAĞ 10A 17 5 15,75 6 2 5,50 10 5 8,75 3 1 2,75 36 13 32,75 208,470 18 105 235 235 4131

106 414 NUR E TUĞR L 10B 22 18 17,50 12 6 10,50 10 21 4,75 2 7 0,25 46 52 33,00 207,645 19 106 239 239 4190

107 729 ÖZGÜR ERDOĞAN 10C 16 13 12,75 17 3 16,25 2 16 -2,00 9 5 7,75 44 37 34,75 207,620 19 107 240 240 4193

108 368 BERA BAYIR 10F 23 14 19,50 14 5 12,75 2 4 1,00 2 8 0,00 41 31 33,25 206,318 19 108 245 245 4311

109 354 BAHAP ARİCA 10C 18 10 15,50 11 7 9,25 8 11 5,25 4 6 2,50 41 34 32,50 205,790 20 109 248 248 4351

110 723 SEVİLAY KARAKUŞ 10E 18 12 15,00 8 5 6,75 10 12 7,00 5 7 3,25 41 36 32,00 204,980 16 110 253 253 4412

111 427 ZEYNEP TOPLU 10F 16 9 13,75 12 2 11,50 7 12 4,00 4 4 3,00 39 27 32,25 204,235 20 111 258 258 4473

112 739 NURCAN S 10A 26 14 22,50 12 8 10,00 8 32 0,00 4 16 0,00 50 70 32,50 203,200 19 112 263 263 4565

113 380 ÖZLEM KIRMIZI 10E 22 17 17,75 16 4 15,00 2 13 -1,25 3 8 1,00 43 42 32,50 202,458 17 113 265 265 4644

114 261 ŞİLAN TAŞTAN 10E 11 9 8,75 13 6 11,50 6 1 5,75 6 2 5,50 36 18 31,50 202,358 18 114 266 266 4652

115 269 SÜMEYRA DURMUŞ 10B 16 15 12,25 11 3 10,25 9 5 7,75 1 4 0,00 37 27 30,25 200,830 20 115 271 271 4760

116 301 CAN ERDEM 10B 18 15 14,25 17 3 16,25 4 16 0,00 4 13 0,75 43 47 31,25 199,390 21 116 280 280 4874

117 412 YUSUF İŞLEYEN 10E 14 14 10,50 15 1 14,75 7 9 4,75 2 8 0,00 38 32 30,00 198,435 19 117 284 284 4959

118 279 ECE T 10D 22 11 19,25 11 2 10,50 1 4 0,00 2 3 1,25 36 20 31,00 198,198 19 118 288 288 4983

119 382 BARAN SERT 10D 15 17 10,75 15 4 14,00 8 20 3,00 5 10 2,50 43 51 30,25 197,545 20 119 292 292 5042

120 391 F İLKNUR ÇORAK 10D 21 6 19,50 13 4 12,00 4 30 -3,50 5 7 3,25 43 47 31,25 196,468 21 120 298 298 5133

121 476 NAZİFE AVCI 10C 21 11 18,25 11 4 10,00 1 7 -0,75 5 7 3,25 38 29 30,75 196,465 21 121 299 299 5134

122 386 İMAM ÜNAL 10C 15 15 11,25 15 2 14,50 3 10 0,50 6 7 4,25 39 34 30,50 196,433 22 122 300 300 5138

123 286 BERFİN GÜR 10A 21 15 17,25 11 4 10,00 2 4 1,00 3 10 0,50 37 33 28,75 191,845 20 123 315 315 5507

124 396 AHMET HALİL GÜNDÜZ 10A 20 15 16,25 12 0 12,00 1 2 0,50 0 1 -0,25 33 18 28,50 191,023 21 124 319 319 5588

125 750 ZEYNEB GÜLBEYAZ 10F 16 8 14,00 11 4 10,00 3 6 1,50 4 4 3,00 34 22 28,50 190,785 21 125 321 321 5613

126 484 ASLI ÖZTEKİN 10A 23 17 18,75 13 7 11,25 1 1 0,75 1 16 -3,00 38 41 27,75 189,400 22 126 325 325 5722

127 444 BAHAR KAYA 10B 10 6 8,50 12 2 11,50 5 1 4,75 3 2 2,50 30 11 27,25 189,008 22 127 326 326 5757

128 308 HANIM AKDAĞ 10F 19 11 16,25 13 4 12,00 2 5 0,75 0 6 -1,50 34 26 27,50 188,303 22 128 330 330 5817

129 281 SÜMEYYE TURAN 10D 17 12 14,00 13 3 12,25 5 18 0,50 3 10 0,50 38 43 27,25 186,913 22 129 336 336 5935

130 462 GÜLBANE YOLDAŞ 10D 21 18 16,50 10 10 7,50 5 15 1,25 5 12 2,00 41 55 27,25 186,788 23 130 337 337 5948

131 290 ŞİYAR ALACA VUTUTU 10B 19 16 15,00 10 10 7,50 3 9 0,75 6 9 3,75 38 44 27,00 185,290 23 131 343 343 6083

132 310 İREM ÖZGÜL ÖZAVCI 10E 20 16 16,00 13 4 12,00 1 14 -2,50 1 2 0,50 35 36 26,00 181,120 20 132 361 361 6433

133 267 MEHMET UTAN 10C 17 12 14,00 11 3 10,25 1 2 0,50 2 6 0,50 31 23 25,25 180,493 23 133 365 365 6477

134 467 FERHAN AKDAĞ 10D 14 16 10,00 13 5 11,75 0 5 -1,25 5 6 3,50 32 32 24,00 174,860 24 134 384 384 6950

135 730 SERAP COŞKUN 10A 13 8 11,00 9 1 8,75 2 2 1,50 2 1 1,75 26 12 23,00 173,630 23 135 388 388 7070

136 590 ELİF GÖLLÜ 10C 22 10 19,50 6 13 2,75 6 20 1,00 3 14 -0,50 37 57 22,75 172,753 24 136 393 393 7139

137 277 EMİN DOĞAN 10E 11 4 10,00 9 5 7,75 2 3 1,25 3 2 2,50 25 14 21,50 168,515 21 137 403 403 7430

138 345 BEYZA SERT 10F 13 16 9,00 5 10 2,50 6 6 4,50 5 5 3,75 29 37 19,75 164,418 23 138 424 424 7745

139 402 M ALİ BAYRAM 10E 13 8 11,00 9 8 7,00 22 16 18,00 157,230 22 139 442 442 8300

140 352 MUSTAFA YANYATMAZ 10B 9 21 3,75 8 22 2,50 17 43 6,25 121,275 24 140 471 471 10336

141 477 YUSUF TUNÇ 10B 9 29 1,75 3 16 -1,00 6 8 4,00 1 9 -1,25 19 62 3,50 113,738 25 141 472 472 10646

142 746 ASMİN DALBAŞ 10B 13 3 12,25 0 4 -1,00 13 7 11,25

143 842 BİLGİN KARAKAŞ 9C 6 34 -2,50 3 15 -0,75 1 20 -4,00 3 14 -0,50 13 83 -7,75
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